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Zimbra b.rocca@notaresmn.it

R: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company AMCO S.p.A./Wellcome
Company Srl in liquidazione

Da : Palladini Giovanni Amedeo <giovanni.palladini@amco.it> gio, 10 ott 2024, 13:57

Oggetto : R: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company AMCO Z? 2 allegati
S.p.A./Wellcome Company Srl in liquidazione

A : Barbara Rocca - Notares <b.rocca@notaresmn.it>

Cc : Tommaso Trevisiol <t.trevisiol@sartoriefontana.it>, Bozzolo Barbara
<barbara.bozzolo@amco.it>

Gent.ma Dott.ssa Rocca,

con la presente Le confermo che i riferimenti per la fatturazione sono rimasti invariati e con I'occasione
Le comunico che la posizione (Ndg. 770155107 Wellcome Company Spa in liquidazione) risulta ora
essere seguita dalla collega Barbara Bozzolo che inserisco in copia conoscenza.

Con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Giovanni Amedeo Palladini
Gestore NPE Corporate Top
Turnaround & Strategic Finance

dMco

AMCO S.p.A.

Via San Giovanni sul Muro, 9 — 20121 Milano
M +39 348 8228433
giovanni.palladini@amco.it

amco.it

Da: Barbara Rocca - Notares <b.rocca@notaresmn.it>

Inviato: giovedi 10 ottobre 2024 13:52

A: Palladini Giovanni Amedeo <giovanni.palladini@amco.it>

Cc: Tommaso Trevisiol <t.trevisiol@sartoriefontana.it>

Oggetto: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company AMCO S.p.A./Wellcome
Company Srl in liquidazione

ATTENZIONE: Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione. Suggeriamo di porre
maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buon pomeriggio, chiedo cortesemente se i dati per la fatturazione sono
rimasti invariati.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

Barbara Rocca

Autotransfert Notares

Via San Francesco da Paola, 3
46100 MANTOVA

Tel. 0376.329948

E-mail: b.rocca@notaresmn.it

In ottemperanza al D.Igs 196/03 sulla tutela dei dati personali le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi
uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio € vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al pitl presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerla.
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Da: "giovanni palladini” <giovanni.palladini@amco.it>

A: "Rocca" <b.rocca@notaresmn.it>

cc: "Tommaso Trevisiol" <t.trevisiol@sartoriefontana.it™>

Inviato: Giovedi, 4 aprile 2024 12:23:35

oggetto: R: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company
AMCO S.p.A./Wellcome Company Srl in liquidazione

Gent.na Dott.ssa Rocca buongiorno,

con la presente confermo che i dati e le istruzioni a suo tempo fornite per la fatturazione nei confronti di
AMCO sono rimasti invariati.

Con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Giovanni Amedeo Palladini
Workout — Gestore Top Milano

drmeaco

AMCO S.p.A.

Via San Giovanni sul Muro, 9 — 20121 Milano
M +39 348 8228433
giovanni.palladini@amco.it

amco.it

Da: Barbara Rocca - Notares <b.rocca@notaresmn.it>

Inviato: giovedi 4 aprile 2024 12:22

A: Palladini Giovanni Amedeo <giovanni.palladini@amco.it>

Cc: Tommaso Trevisiol <t.trevisiol@sartoriefontana.it>

Oggetto: Re: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company AMCO S.p.A./Wellcome
Company Srl in liquidazione

ATTENZIONE: Questo messaggio proviene da un mittente esterno all'organizzazione. Suggeriamo di porre
maggiore attenzione nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buongiorno, dovendo fissare un nuova vendita, chiedo cortesemente se i
dati di fatturazione rimangono invariati.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

Barbara Rocca

Autotransfert Notares

Via San Francesco da Paola, 3
46100 MANTOVA

Tel. 0376.329948

E-mail: b.rocca@notaresmn.it

In ottemperanza al D.lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi
uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio & vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al piu presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerla.

Da: "giovanni palladini" <giovanni.palladini@amco.it>
A: "Rocca" <b.rocca@notaresmn.it>

cc: "Tommaso Trevisiol" <t.trevisiol@sartoriefontana.it™>
Inviato: Giovedi, 15 dicembre 2022 10:43:37
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oggetto: R: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company
AMCO S.p.A./Wellcome Company Srl in liquidazione

Gent.na Dott.ssa Rocca buongiorno,

in riscontro alla comunicazione riportata in trascinamento, con la presente confermo la validita delle
istruzioni gia a suo tempo fornite per la emissione della fattura elettronica.

Resto quindi in attesa di ricevere nel cassetto fiscale la fattura corredata della documentazione a
supporto (decreto di nomina, provvedimento di liquidazione) che verra autorizzata per il pagamento non
appena caricata nell’'applicativo da parte degli uffici competenti.

Con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Giovanni Amedeo Palladini
Workout — Gestore Top Milano

almeco

AMCO S.p.A.

Via San Giovanni sul Muro, 9 — 20121 Milano
M +39 348 8228433
giovanni.palladini@amco.it

amco.it

Da: Barbara Rocca - Notares <b.rocca@notaresmn.it>

Inviato: giovedi 15 dicembre 2022 10:18

A: Tommaso Trevisiol <t.trevisiol@sartoriefontana.it>

Cc: Palladini Giovanni Amedeo <giovanni.palladini@amco.it>

Oggetto: TRIB. MANTOVA E.I. 110/2018 - Asset Management Company AMCO S.p.A./Wellcome
Company Srl in liquidazione

Questo messaggio proviene da un MITTENTE ESTERNO all'organizzazione. Suggeriamo di porre MAGGIORE
ATTENZIONE nell'apertura dei collegamenti e degli allegati contenuti.

Buongiorno, dovendo rifissare la vendita in oggetto, chiedo cortesemente se i dati di
fatturazione rimangono invariati.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

Barbara Rocca

Autotransfert Notares

Via San Francesco da Paola, 3
46100 MANTOVA

Tel. 0376.329948

E-mail: b.rocca@notaresmn.it

In ottemperanza al D.lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono
esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi
uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio & vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al piu presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerla.

Da: "Tommaso Trevisiol" <t.trevisiol@sartoriefontana.it>

A: "Rocca" <b.rocca@notaresmn.it>, "Francesca Sganzerla" <f.sganzerla@notaresmn.it>
Cc: "giovanni palladini" <giovanni.palladini@amco.it>

Inviato: Mercoledi, 20 luglio 2022 13:59:46

Oggetto: R: E.| 110-2018 richiesta dati di fatturazione
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SARTORI E FONTANA
ASSOCIATI

[ ]
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Buongiorno,
come richiesto, comunico nel seguito i riferimenti per ’intestazione della fattura elettronica da trasmettere
direttamente al cassetto fiscale, corredata di tutta la documentazione a supporto (decreto di nomina

professionista, decreto di liquidazione, ecc.):

- Asset Management Company AMCO S.p.A. - Via Santa Brigida, 39 80133 Napoli (NA) - C.F./P.Iva
05828330638

- Codice SDI da utilizzare: 7SHCYT1

- Riferimento da indicare in fattura: Ndg. 770155107 Wellcome Company Srl Proc. E.I. RGE 110/2018
Trib. Mantova

- Gestore: Dott. Giovanni Amedeo Palladini — E-mail giovanni.palladini@amco.it

Si precisa altresi che AMCO S.p.A. in quanto societa partecipata in maniera maggioritaria dal MEF (Ministero
dell’Economia e delle Finanze), ¢ soggetta al regime dello split payment e, quindi, sulla base di quanto
stabilito dalla norma, le fatture non soggette a trattenuta della ritenuta d’acconto dovranno essere emesse senza
addebito dell’IVA, riportando all’interno della stessa 1I’annotazione “Scissione dei pagamenti IVA da versare a
cura del committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72”.

Si ricorda infine che AMCO S.p.A. effettua i pagamenti solo a ricezione di fattura e non su proforma; unica
eccezione le fatture proforma alle quali seguira emissione di fattura intestata ai Tribunali che devono essere
inoltrate tramite mail con i relativi allegati e giustificativi.

Nel caso in cui, a causa del regime fiscale del fornitore, non venga emessa fattura elettronica ma debba essere
emesso documento cartaceo, invariata 1’intestazione della fattura in questione, la stessa dovra essere inviata
tramite mail sempre corredata di tutta la documentazione a supporto sopra indicata.

Nel caso della presente posizione, copia della fattura di cortesia dovra essere inviata al Gestore della
posizione, Dott. Giovanni Amedeo Palladini (recapito cell. 348/8228433), all'indirizzo e-mail
giovanni.palladini@amco.it.

Estendo la presente, per conoscenza, al Dott. Palladini.
Ringrazio e saluto cordialmente.

Sartori e Fontana Associati
per Avv. Michele Fontana
Avv. Tommaso Trevisiol

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni confidenziali, rivolte esclusivamente al destinatario indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione, da parte
di qualsiasi altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente presso 1’indirizzo email

StUdIO@Sa I’tOI‘IefOI'lta na. |t e di distruggere quanto ricevuto (allegati compresi) senza farne copia. Qualsiasi uso non autorizzato del contenuto del messaggio costituisce
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo piu grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution,

reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender (Stud |0@Sa rto”efonta na. |t) and destroy
the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Sartori e Fontana Associati . Associazione tra Professionisti
Piazza Renato Simoni, 1 . 37122 VERONA . Tel. 045 576818 . Fax 045 8106376
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Da: Francesca- Autotransfert <f.sganzerla@notaresmn.it>
Inviato: mercoledi 20 luglio 2022 12:11

A: Trevisiol, Tommaso <t.trevisiol@sartoriefontana.it>
Oggetto: E.I 110-2018 richiesta dati di fatturazione

Gent.mo Avvocato,

dovendo provvedere alle pubblicazioni dell'esecuzione immobiliare in
oggetto, (come da delega in allegato) chiedo cortesemente di avere I'esatta
intestazione della Fattura (con eventuale numero identificativo NDG/BIP/
FG e gestore) e, a chi va inviata la stessa con numeri di telefono e fax
(campi obbligatori che devo inserire). Per la fattura elettronica, indicare |l
codice univoco

Chiedo inoltre la cortesia di mandare quanto richiesto all'indirizzo
mail: b.rocca@notaresmn.it

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Francesca Sganzerla

Francesca Sganzerla
Autotransfert Notares

Via San Francesco da Paola, 3
46100 MANTOVA

Tel. 0376.329948

E-mail: fsganzerla@notaresmn.it

In ottemperanza al D.Igs 196/03 sulla tutela dei dati personali le
informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e
sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla
persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che
qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio € vietata.
Nel caso in cui aveste ricevuto questa mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al piu presto a mezzo posta elettronica e subito dopo distruggerla.

Questa e-mail puo contenere informazoni privilegiate e/o riservate destinate esclusivamente all'uso del destinatario. Qualora l'avesse ricewuta per errore, La preghiamo di
comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che I'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe
costituire reato.

This email may contain privileged and/or confidential information that is intended solely for the use of the addressee. If you have received it by mistake, please inform the
sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence.

Questa e-mail pud contenere informazoni privilegiate e/o riservate destinate esclusivamente all'uso del destinatario. Qualora I'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di
comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che I'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe
costituire reato.

This email may contain privileged and/or confidential information that is intended solely for the use of the addressee. If you have received it by mistake, please inform the
sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence.
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Questa e-mail puo contenere informazoni privilegiate e/o riservate destinate esclusivamente all'uso del destinatario. Qualora l'avesse ricewuta per errore, La preghiamo di
comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che I'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe

costituire reato.

This email may contain privileged and/or confidential information that is intended solely for the use of the addressee. If you have received it by mistake, please inform the
sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence.
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